
Assunto: RE: Dúvida - PP 22/2023
De: OAM Comercial e Serviços Ltda. <oamengenharia@uol.com.br>
Data: 04/09/2023 15:21
Para: cpli@clin.rj.gov.br

Agradeço o retorno.

Vocês possuem a especificação dos clima�zadores? Se são janelas, splits etc?
Outra dúvida, haverá reembolso das peças ou devemos considerar todas as peças no valor do
contrato?

Atenciosamente,

Mariana Machado

OAM Comercial e Serviços Ltda.
www.oamengenharia.com.br
(21) 2783-8465 | (21) 3842-4613

De: "CPLI" <cpli@clin.rj.gov.br>
Enviada: 2023/08/31 15:01:16
Para: oamengenharia@uol.com.br
Assunto: Re: Dúvida - PP 22/2023

Cara Mariana Machado, boa tarde!

De acordo com a Lei Federal de Licitações 13.303/16, a qual a CLIN é
subordinada, no seu  Art. 34, a es�ma�va orçamentária é sigilosa.

Atenciosamente,

Marco Antônio - CPLI/CLIN

Em 31/08/2023 14:59, OAM Comercial e Serviços Ltda. escreveu:
> Prezados, boa tarde.
>
> Gostaria de solicitar informação a respeito do valor es�mado para o
> PP 22/2023 referente a manutenção de equipamentos de refrigeração.
>
> Atenciosamente,
>
> Mariana Machado
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